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Carolina Martinez <carolina.martinez@patcorp.cl>

Fwd: Solicitud 6442080: Comprobante de Pago

1 mensaje

Constanza Pino Page <constanza.pino@patcorp.cl> 2 de septiembre de 2022, 8:39
Para: Carolina Martinez <carolina.martinez@patcorp.cl>

---------- Forwarded message ---------

De: Portal CBRS <portal.conservador.noreply@conservador.cl>

Date: lun, 29 ago 2022 a las 14:56

Subject: Solicitud 6442080: Comprobante de Pago

To: <constanza.pino@patcorp.cl>


CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE SANTIAGO

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a) Constanza Nicole Pino,

Se ha confirmado el pago de la solicitud y en los próximos minutos recibirá un correo con la carátula
generada.

N Solicitud 6442080

Fecha de Pago 29/08/2022 14:56:15

Forma de Pago BANCO ESTADO

Monto Pagado $2.300

Tipo Valor Cantidad Total

Certificado de Vigencia de Poder del Registro de Comercio

• Administración o poder para: Miguel Sànchez Carril

• Foja: 60270 Número: 32618 Año: 2017
2.300 1 2.300

Total $2.300
¿Tiene alguna duda o necesita ayuda? Contáctenos al 2390-0878. (Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:30 a 15:00 hrs.)

2019 Conservador de Bienes Raíces de Santiago - Todos los Derechos Reservados 

 

-- 







Constanza Pino P.
Gerente de Administración y Finanzas


Américo Vespucio 1385, módulo 33

Parque Empresarial Spacioflex, Quilicura,

Santiago, CHILE

mailto:portal.conservador.noreply@conservador.cl
mailto:constanza.pino@patcorp.cl
https://www.google.com/maps/search/Am%C3%A9rico+Vespucio+1385?entry=gmail&source=g


2/9/22, 8:41 Correo de PAT S.A. - Fwd: Solicitud 6442080: Comprobante de Pago

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=121a194267&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1742861532545000738&simpl=msg-f%3A1742861… 2/2

 

Cel: (56 9) 77636927


http://www.patindustrial.com

http://www.patindustrial.com/

